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STF - Ministro determina que sejam excluidas de pena condenacdes extintas hd mais de cinco
anos

STF - Advogados pedem que acusados de trafico tenham direito a interrogatério ao fim da
instrucao criminal

STF - Negada liminar em acdo ajuizada pela defesa de Lula para ter acesso integral a acordo
de leniéncia

STF - 12 Turma determina bloqueio de bens de Aécio Neves e de sua irma

STF - Afastada aplicacdo de regime inicial fechado fixado fora dos parametros legais

STJ - Furto de energia elétrica: pagamento antes da denuncia ndo justifica extincdo da
punibilidade

STJ - Mutirdo carcerario ndo ofende principio do juiz natural

STJ - Ministro determina transferéncia de travesti para ala feminina de presidio
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DIREITO PENAL

Corrupgao passiva e lavagem de dinheiro: absor¢ao de condutas

A Segunda Turma iniciou o julgamento de habeas corpus em que se discute o reconhecimento da consungdo
entre os crimes de corrupg¢do passiva e lavagem de dinheiro.

A defesa alega que existe consungdo entre esses crimes, pois ndo houve ato de lavagem de dinheiro depois da
consumacao do delito de corrupgdo na modalidade de recebimento indireto de vantagem.

Assevera, ainda, a ocorréncia de concurso formal entre os crimes em questdo, visto que ndo existiu pluralidade
de condutas. Por fim, sustenta a nulidade do acérdao do Tribunal Regional Federal por deficiéncia na
explicitagdo dos critérios adotados na dosimetria da pena.

Iniciada a sessao, apods a leitura do relatério e a sustentagao oral, o Presidente indicou adiamento.

HC 165036/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 26.2.2019. (HC-165036)

DIREITO PROCESSUAL PENAL

Infiltragdo policial sem autorizagdo judicial e ilicitude de provas

A Segunda Turma concedeu parcialmente habeas corpus impetrado contra acérddo do Superior Tribunal de Justica (STJ), para
declarar a ilicitude e determinar o desentranhamento da infiltragdo realizada por policial militar e dos depoimentos por ele
prestados em sede policial e em juizo, nos termos do art. 157, § 32, do Cédigo de Processo Penal (CPP) (1), sem prejuizo da prolagdo
de uma nova sentencga baseada em provas legalmente colhidas.

Na espécie, a paciente foi denunciada e presa preventivamente pela suposta pratica do delito de associagdo criminosa, previsto no
art. 288, paragrafo unico, do Codigo Penal (CP) (2). Ela teria se associado a outros individuos, de forma estdvel e permanente, para
planejar agdes criminosas e recrutar simpatizantes pelas redes sociais e outros canais, que resultaram em atos de vandalismo
durante manifestagGes ocorridas no periodo da Copa do Mundo de 2014, na cidade do Rio de Janeiro.

A Turma entendeu que o policial militar em questdo atuou como agente infiltrado sem autorizagdo judicial e, por isso, de forma
ilegal. Explicou que a distingdo entre agente infiltrado e agente de inteligéncia se dd em razdo da finalidade e amplitude de
investigacdo. O agente de inteligéncia tem uma fungdo preventiva e genérica e busca informagdes de fatos sociais relevantes ao
governo; o agente infiltrado age com finalidades repressivas e investigativas em busca da obten¢do de elementos probatdrios
relacionados a fatos supostamente criminosos e organizagoes criminosas especificas.

Segundo o colegiado, o referido agente foi designado para coletar dados para subsidiar a Forga Nacional de Seguranga em atuagdo
estratégica diante dos movimentos sociais e dos protestos ocorridos no Brasil em 2014. Ele ndo precisava de autorizagdo judicial
para, nas ruas, colher dados destinados a orientar o plano de seguranga para a Copa do Mundo. Entretanto, no curso de sua
atividade origindria, apesar de ndo ter sido designado para investigar a paciente nem os demais envolvidos, acabou realizando
verdadeira e genuina infiltragdo no grupo do qual ela supostamente fazia parte e ali obteve dados que embasaram sua condenagdo.
E evidente a clandestinidade da prova produzida, porquanto o policial, sem autorizagdo judicial, ultrapassou os limites da sua
atribuicdo e agiu como incontestdvel agente infiltrado. A ilegalidade, portanto, ndo reside na designagdo para o militar atuar na
coleta de dados genéricos nas ruas do Rio de Janeiro, mas em sua infiltragdo, com a participagdo em grupo de mensagens criado
pelos investigados e em reunides do grupo em bares, a fim de realizar investigagdo criminal especifica e subsidiar a condenagdo.
Suas declaragdes podem servir para orientagdo de estratégias de inteligéncia, mas ndo como elementos probatdérios em uma
persecugdo penal.

A Turma também reconheceu a aplicabilidade, no caso concreto, das previsdes da Lei 12.850/2013 (3), que define organizagdo
criminosa e dispde sobre a investigacdo criminal, os meios de obten¢do da prova, infragdes penais correlatas e o procedimento
criminal a ser aplicado. Ainda que se sustente que 0s mecanismos excepcionais previstos nesse diploma legal incidem somente nas
persecugbes de delitos relacionados a organizagGes criminosas nos termos nela definidos, os procedimentos probatérios ali
regulados devem ser respeitados, por analogia, em casos de omissdo legislativa. No ponto, o colegiado asseverou que o policial
militar comegou a atuar como agente infiltrado quando o referido diploma legal ja estava em vigor.

Ademais, considerou que o pedido requerido no writ apresenta uma impugnacdo especifica, a partir dos debates ocorridos nas
instancias inferiores e dos elementos probatdrios aportados nos autos e reconhecidos pelos juizos ordinarios. Portanto, caracteriza-
se cogni¢do compativel com a via estreita do habeas corpus. Ainda que a analise em habeas corpus tenha cognicdo limitada, se, a
partir dos elementos ja produzidos e juntados aos autos, for evidente a incongruéncia ou a inconsisténcia da motivagao judicial,
devem ser resguardados os direitos violados com a concessdo da ordem.

(1) CPP/1941: “Art. 157. Sdo inadmissiveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilicitas, assim entendidas as obtidas
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em violagdo a normas constitucionais ou legais. (...) § 32 Preclusa a decisdo de desentranhamento da prova declarada inadmissivel,
esta serd inutilizada por decisdo judicial, facultado as partes acompanhar o incidente.”

(2) CP/1940: “Art. 288. Associarem-se 3 (trés) ou mais pessoas, para o fim especifico de cometer crimes:”

(3) Lei 12.850/2013: “Art. 10. A infiltragdo de agentes de policia em tarefas de investigacgdo, representada pelo delegado de policia ou
requerida pelo Ministério Publico, apds manifestagdo técnica do delegado de policia quando solicitada no curso de inquérito policial,
sera precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorizagdo judicial, que estabelecera seus limites. Art. 11. O requerimento
do Ministério Publico ou a representa¢cdo do delegado de policia para a infiltragdo de agentes conterdo a demonstracdo da
necessidade da medida, o alcance das tarefas dos agentes e, quando possivel, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e o
local da infiltragdo.”

HC 147837/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26.2.2019. (HC-147837)

Defesa técnica e oitivas — 2

Em conclusdo de julgamento, a Segunda Turma negou provimento ao agravo regimental em que se discutia a
necessidade de intimagdo prévia da defesa técnica do investigado para a tomada de depoimentos orais na fase
de inquérito policial, sob pena de nulidade dos atos processuais (Informativo 916).

O agravante alegava ser impositiva a participagdo do advogado na colheita de depoimentos no curso de
inquérito policial, de acordo com a recente alteragdo do art. 72, XXI (1), da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Ordem
dos Advogados do Brasil), promovida pela Lei 13.245/2016.

A Turma entendeu que, por se tratar de procedimento informativo de natureza inquisitorial destinado
precipuamente a formagdo do opinio delicti, o inquérito comporta a regular mitigacdo das garantias do
acusatorio e da ampla defesa. Esse entendimento justifica-se pelo fato de os elementos indicidrios ndo se
prestarem, por si sés, ao juizo penal condenatdrio.

As alteragGes legislativas implicaram reforco das prerrogativas da defesa técnica, sem, contudo, conferir ao
advogado o direito subjetivo de intimagdo prévia e tempestiva do calendario de inquiri¢cdes a ser definido pela
autoridade judicial.

(1) Lei 8.906/1994: “Art. 72 Sdo direitos do advogado: (...) XXI — assistir a seus clientes investigados durante a
apuracdo de infragcdes, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatério ou depoimento e,
subsequentemente, de todos os elementos investigatorios e probatérios dele decorrentes ou derivados, direta
ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuragdo: a) apresentar razdes e quesitos;”

Pet 7612/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 12.03.2019. (Pet-7612)
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA — STJ
Informativos n2 641, 642

Lei n. 13.4912017. Fatos perpetrados antes do seu advento. Norma com contetdo hibrido. Incidéncia
imediata. Possibilidade. Observancia da norma penal mais benéfica ao tempo do crime. Competéncia do juizo
militar, com ressalva.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei n. 13.491/2017 n&o tratou apenas de ampliar a competéncia da Justica
Militar, também ampliou o conceito de crime militar, circunstancia que, isoladamente, autoriza a conclusdo no
sentido da existéncia de um carater de direito material na norma. Esse aspecto, embora evidente, ndo afasta a
sua aplicabilidade imediata aos fatos perpetrados antes de seu advento, ja que a simples modificacdo da
classificagdo de um crime como comum para um delito de natureza militar ndo traduz, por si s6, uma situagdo
mais gravosa ao réu, de modo a atrair a incidéncia do principio da irretroatividade da lei penal mais gravosa
(arts. 59, XL, da Constituicdo Federal e 29, |, do Cddigo Penal). Por outro lado, a modificagdo da competéncia, em
alguns casos, pode ensejar consequéncias que repercutem diretamente no jus libertatis, inclusive de forma mais
gravosa ao réu. E inegavel que a norma possuiu contetido hibrido (lei processual material) e que, em alguns
casos, a sua aplicacdo retroativa pode ensejar efeitos mais gravosos ao réu. Tal conclusdo, no entanto, ndo
impossibilita a incidéncia imediata, sendo absolutamente possivel e desejavel conciliar sua aplicacdo com o
principio da irretroatividade de lei penal mais gravosa. A jurisprudéncia desta Corte ndo admite a cisdo da
norma de conteldo hibrido (AgRg no REsp n. 1.585.104/PE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23/4/2018).
Ocorre que a aplicagdo imediata, com observancia da norma penal mais benéfica ao tempo do crime, ndo
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implicaria uma cisdo da norma, pois, o carater material, cujo retroatividade seria passivel de gerar prejuizo ao
réu, ndo estd na norma em si, mas nas consequéncias que dela advém. Logo, é absolutamente possivel e
adequado a incidéncia imediata da norma aos fatos perpetrados antes do seu advento, em observancia ao
principio tempus regit actum (tal como decidido no julgamento do CC n. 160.902/RJ), desde que observada,
oportunamente, a legislagdo penal (seja ela militar ou comum) mais benéfica ao tempo do crime. Ademais,
importante ressaltar que tal ressalva é inafastavel da declaragdao de competéncia. Primeiro, porque a solugdo do
julgado dela depende. Segundo, porque a simples declaragdo de competéncia em favor da Justica Militar, sem a
ressalva acima estabelecida, poderia dar azo a ilegalidade futura, decorrente de eventual inobservancia da
norma penal mais benéfica.

CC 161.898-MG, Rel. Min. Sebastido Reis Junior, por unanimidade, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019

DIREITO PROCESSUAL PENAL

Sentencga penal condenatdria por meio audiovisual. Transcri¢ao parcial do seu contetdo. Ofensa aos principios
do contraditdrio e da ampla defesa. Nao ocorréncia.

Inicialmente, cumpre salientar que a alteragdo realizada no CPP pela Lei n. 11.719/2008, ao inserir os §§ 12 e 22
ao art. 405, permitiu o registro dos depoimentos do investigado, do indiciado, do ofendido e das testemunhas
apenas por meio audiovisual, sem necessidade de transcrigdo. Essa previsdo legal do Unico registro audiovisual
da prova, no art. 405, § 22, do Cddigo de Processo Penal, deve também ser compreendida como autorizacdo
para esse registro de toda a audiéncia - debates orais e sentenca. Trata-se de medida de seguranga (no mais
completo registro de voz e imagem da prova oral) e de celeridade no assentamento dos atos da audiéncia. Exigir
que se faca a degravagdo ou separada sentenca escrita é negar valor ao registro da voz e imagem do préprio juiz,
é sobrelevar sua assinatura em folha impressa sobre o que ele diz e registra. Ndo ha sentido légico, nem em
seguranca, e é desservigo a celeridade.

HC 462.253-SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, por unanimidade, julgado em 28/11/2018, DJe 04/02/2019

Habilitagcdo para dirigir veiculo automotor. Suspensdo ou proibicdo. Restricio administrativa. Violagao. Art.
307 do CTB. Auséncia de tipicidade.

A controvérsia juridica cinge-se a analisar se a tipicidade requerida pela descri¢do penal do art. 307 do CTB
abrange tanto a restricdo administrativa quanto a judicial que impde a suspensdo ou a proibi¢gdo de se obter a
permissdo ou a habilitagdo para dirigir veiculo automotor. A suspensao da habilitagdo para dirigir veiculo
automotor, antes restrita a mera penalidade de cunho administrativo, passou a ser disciplinada como sangao
criminal autbnoma, tanto pelo Cddigo Penal - CP, ao defini-la como modalidade de pena restritiva de direitos,
como pelo Codigo de Transito Brasileiro - CTB, ao definir penas para o denominados "crimes de transito".
Dessarte, resta evidente que o legislador quis qualificar a suspensdo ou proibi¢do para dirigir veiculo automotor
como pena de natureza penal, deixando para a hipdtese administrativa o seu viés peculiar. A conduta de violar
decisdo administrativa que suspende a habilitagdo para dirigir veiculo automotor ndo configura o crime do
artigo 307, caput, do CTB, embora possa constituir outra espécie de infragdo administrativa, segundo as normas
correlatas, pois, dada a natureza penal da san¢do, somente a decisdo lavrada por juizo penal pode ser objeto do
descumprimento previsto no tipo do art. 307, caput, do CTB no referido tipo.

HC 427.472-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, por maioria, julgado em 23/08/22018, DJe 12/12/2018

Presos provisorios. Substituicdo da prisdo preventiva por domiciliar. Nao cabimento. Inaplicabilidade da
Sumula Vinculante n. 56/STF. Enunciado que versa sobre preso definitivo ou aquele em cumprimento
provisdrio da condenagao.

Apds minucioso diagndstico da execugdo penal brasileira, analisou-se a questdo da falta de vagas no sistema
carcerdrio e a consequéncia juridica aos apenados, sobretudo o seu direito de ndo ser submetido a regime mais
gravoso daquele imposto no titulo condenatdrio. Dai a SUmula Vinculante n. 56, que dispde, verbis: "A falta de
estabelecimento penal adequado ndo autoriza a manuteng¢do do condenado em regime prisional mais gravoso,
devendo-se observar, nessa hipdtese, os pardmetros fixados no RE 641.320/RS." Ressalta-se que, na
oportunidade, restaram estabelecidos como parametros que, previamente a concessdo da prisdo domiciliar,
devem ser observadas outras alternativas ao déficit de vagas, quais sejam, (i) a saida antecipada de sentenciado
no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai
antecipadamente ou é posto em prisdo domiciliar por falta de vagas; ou (iii) o cumprimento de penas
alternativas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Observa-se, de pronto, que a
Sumula Vinculante n. 56/STF, portanto, destina-se com exclusividade aos casos de efetivo cumprimento de pena.
Em outras palavras, aplica-se tdo somente ao preso definitivo ou aquele em cumprimento provisdrio da
condenacgdo. O seu objetivo ndo é outro sendo vedar o resgate da reprimenda em regime mais gravoso do que
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teria direito o apenado pela falha do Estado em oferecer vaga em local apropriado. Nao se pode estender a
citada sumula vinculante ao preso provisério, eis que se trata de situagdo distinta. Por deter carater cautelar, a
prisdo preventiva ndo se submete a distingdo de diferentes regimes. Assim, sequer é possivel falar em regime
mais ou menos gravoso ou estabelecer um sistema de progressdo ou regressdo da prisao.

RHC 99.006-PA, Rel. Min. Jorge Mussi, por unanimidade, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019

Duplicidade de agdes penais pelo mesmo fato. Prolagdo de sentenga. Transito em julgado. Prevaléncia do
primeiro decisum imutavel.

Cinge-se a controvérsia a definir qual sentenga deve prevalecer na hipdtese da existéncia de duas sentencgas
definitivas em ag¢Bes penais distintas pelo mesmo fato. No caso em exame, a prevaléncia da primeira decisdo
imutdvel é reforcada pela quebra do dever de lealdade processual por parte da defesa. Ainda que os
documentos anexados aos autos permitam concluir que eles foram assistidos pela Defensoria Publica nas duas
acGes penais — possivelmente, por profissionais distintos —, é pouco crivel que, quando cientificados da segunda
persecugao criminal existente em seu desfavor, ndo hajam informado a pessoa responsavel pela sua defesa que
ja estavam sendo processados pelos mesmos fatos. A leitura da segunda sentenga — proferida apds o transito em
julgado da condenagdo — permite concluir que a duplicidade ndo foi mencionada sequer nas alegagdes finais.
Tudo leva a crer que, sabedora da dupla persecuc¢do criminal contra os réus, e que ja haviam sido condenados no
outro processo a defesa prosseguiu na segunda agdo e, ao ser exitosa, buscou a anula¢do do primeiro decisum
na via mandamental. No ponto, deve-se destacar ser assente nessa Corte Superior o entendimento de que:
"Vige no sistema processual penal o principio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperagdo entre os sujeitos
processuais, nao sendo licito a parte arguir vicio para o qual concorreu em sua produgdo, sob pena de se violar o
principio de que ninguém pode se beneficiar da prépria torpeza - nemo auditur propriam turpitudinem
allegans" (RHC n. 77.692/BA, Rel. Ministro Felix Fischer, 52 Turma, DJe 18/10/2017). Ademais, sobre o tema, o
Supremo Tribunal Federal entende que "demonstrado o 'bis in idem', e assim a litispendéncia, prevalece a
condenagdo imposta na primeira a¢do" (HC n. 69.615/SP, Rel. Ministro Carlos Velloso, 22 Turma, DJ 19/2/1993) e
que "os institutos da litispendéncia e da coisa julgada direcionam a insubsisténcia do segundo processo e da
segunda sentenca proferida, sendo imprdpria a prevaléncia do que seja mais favoravel ao acusado" (HC n.
101.131/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Rel. p/ acérddo Ministro Marco Aurélio, 12 Turma, DlJe 10/2/2012). Com base
nessas premissas, reconhece-se a prevaléncia da primeira sentenga transitada em julgado.

RHC 69.586-PA, Rel. Min. Sebastido Reis Junior, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, por maioria, julgado em
27/11/2018, DJe 04/02/2019

TRIBUNAL DE JUSTICA DO PIAUI

CAMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

PROCESSUAL PENAL. REVISAO CRIMINAL. NULIDADE ABSOLUTA. ADMISSAO DE REVISAO. AUSENCIA DE
DEFESA TECNICA. INOCORRENCIA. VOLUNTARIEDADE DOS RECURSOS. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. NAO
OCORRENCIA. REVISAO IMPROCEDENTE.

1. A revisdo criminal é acdo auténoma, de natureza constitutiva, visto que pretende desconstituir uma decisdo
transitada em julgado, tendo como pressupostos a existéncia de decisdo condenatdria com transito em jugado e
a demonstragdo de que houve erro judiciario.

2. As nulidades absolutas podem ser discutidas em sede de revisao criminal, tendo em vista que o Cédigo de
Processo Penal, em seu art. 626, caput, descreve a anulagdo do processo como uma possibilidade decorrente da
procedéncia do pedido revisional. Precedentes.

3. Cabe a defesa analisar a conveniéncia e oportunidade na interposicdo dos recursos, ndo havendo falar em
auséncia de defesa técnica pela ndo interposicdo de recurso de apelagdo, ante o principio da voluntariedade
recursal.

4.0 simples fato de ndo interpor o recurso de apelagdo ndo é o suficiente para afirmar que a defesa nao foi
realizada de modo satisfatério, haja vista ser a interposi¢cdo do recurso um ato voluntario e ndo obrigatério,
conforme (art. 574 do CPP).

5. O magistrado apresentou fundamentagdo idénea para valorar negativamente as circunstancias judiciais da
culpabilidade, circunstancias e consequéncias do delito, ndo merecendo reparo a dosimetria do juiz
sentenciante, vez que em conformidade com o artigo 59 do Cddigo Penal.

6. Revisdo criminal improcedente

(TJPI | Revisdo Criminal N2 2017.0001.000241-0 | Relator: Des. Erivan José da Silva Lopes | Camaras Reunidas
Criminais | Data de Julgamento: 22/03/2019)
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EMBARGOS DE DECLARAGAO. CONTRADIGAO. INEXISTENCIA. REDISCUSSAO DE MATERIA DEBATIDA NO
ACORDAO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os aclaratdrios ndo devem ser acolhidos quando inexiste ambiguidade, obscuridade, contradigdo ou omissdo
na decisdo embargada.

2. Tendo sido devidamente apreciados os pontos necessdrios a elucidagdo das quest8es trazidas na Revisdo
Criminal, ndo havendo, assim, qualquer contradicdo no acdrddo, ndo merece acolhimento os embargos, cuja
finalidade Unica é a rediscussdao da matéria.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TJPI | Revisdo Criminal N2 2017.0001.002970-1 | Relator: Des. Erivan José da Silva Lopes | Camaras Reunidas
Criminais | Data de Julgamento: 22/03/2019 )

CONSELHO SUPERIOR DO MPPI

Procedimento Investigatério Criminal SIMP n2 000297-086/2016. Origem: 52 Promotoria de Justica
de Picos. Assunto: decorrente de violéncia doméstica. Promog¢ao de arquivamento. Promotor de
Justica: Eduardo Paldcio Rocha. Relatora: Dra. Teresinha de Jesus Marques (Substituindo o Dr. Alipio de
Santana Ribeiro). APURAR SUPOSTO CRIME DE LESAO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLENCIA
DOMESTICA SUPOSTAMENTE PRATICADO CONTRA KEYLIANNY LIMA LEITE DE SOUSA. 1. Apds regular
instrucdo, verificou-se que tal conduta praticada pelo investigado foi enquadrada no art. 21 da Lei de
Contravencgdes Penais, cujo prazo prescricional é de 03 (trés) anos, conforme art. 109, inciso VI, do
Cédigo Penal. Desta forma, ocorreu a extin¢do da punibilidade pela prescricdo da pretensdo punitiva,
vez que transcorreram 03 (trés) anos da data da conduta e o presente relatério, motivo pelo qual
levou aquela Promotoria de Justica a promover o arquivamento do presente Procedimento
Investigatério Criminal sob exame, o qual deve ser mantido por este Colegiado. 2. Arquivamento que
se impde. Homologacdo. Egrégio Conselho Superior, a unanimidade, homologou a promog¢do de
arquivamento, nos termos do voto da Relatora. Julgado em 15.03.2019, na 13052 sessdo ordinaria do
CSMP-PI.

Procedimento Investigatério Criminal n2 13/2018 (SIMP n2 000982-086/2017). Origem: 52 Promotoria
de Justica de Picos. Assunto: Estelionato. Promogao de arquivamento. Promotor de Justica: Eduardo
Palacio Rocha. Relatora: Dra. Teresinha de Jesus Marques (Substituindo o Dr. Alipio de Santana
Ribeiro). APURAR INDICIOS DE OFERTA IRREGULAR DE CURSO DE ENSINO SUPERIOR POR INSTITUICAO
NAO CREDENCIADA PELO MINISTERIO DA EDUCACAO (MEC) — CENTRO DE ENSINO TECNICO E
SUPERIOR DE EXTENSAO (CETECS), NO MUNICIPIO DE PICOS. 1. Apés regular instrugdo, o Promotor de
Justica presidente do feito, verificou que foi instaurado Inquérito Policial para apurar o objeto da
investigacdo, motivo pelo qual restou atingido o objetivo do presente procedimento. 2. Arquivamento
que se impde. Homologac¢do. Egrégio Conselho Superior, a unanimidade, homologou a promogao de
arquivamento, nos termos do voto da Relatora. Julgado em 15.03.2019, na 13052 sessdo ordinaria do
CSMP-PI.

Noticia de Fato SIMP n2 000451-228/2018. Origem: 22 Promotoria de Justica de Teresina. Assunto:
apuragao de exercicio irregular da profissdao. Recurso contra decisao de arquivamento. Recorrente:
Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Promotor de Justica: Plinio Fabricio de Carvalho Fontes. Relatora:
Dra. Teresinha de Jesus Marques (Substituindo o Dr. Alipio de Santana Ribeiro). NOTICIA DE FATO.
APURACAO DE EXERCICIO IRREGULAR DA PROFISSAO. 1. Arquivamento sob alegacdo de que n3o fora
comprovado nos autos que o representado, Sr. Francisco |biapina, realizara atividades exclusivas de
médico. 2. Recurso interposto contra a decisdao de arquivamento. 3. Auséncia de prova de que o
representado tenha exercido ilegalmente a profissdo, circunstancia elementar do tipo penal do art.
282, ausente a caracterizacao do crime capitulado. 4. VOTO PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
DO PRESENTE RECURSO. 5. MANUTENCAO DA PROMOCAO DE ARQUIVAMENTO. Egrégio Conselho
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Superior, a unanimidade, homologou a promogdo de arquivamento, nos termos do voto da Relatora.
Julgado em 15.03.2019, na 13052 sessdo ordinaria do CSMP-PI.

Procedimento Investigatério Criminal SIMP n2 000080-080/2017. Origem: 12 Promotoria de Justica
de Bom Jesus. Assunto: prevaricacdo — crimes praticados por funcionarios publicos contra a
administracdo em geral — violagdo aos principios administrativos — improbidade administrativa.
Promo¢ao de arquivamento. Promotora de Justica: Lenara Batista carvalho Porto. Relatora: Dr.2
Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando. PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO CRIMINAL — Apurar
eventuais atos de improbidade administrativa e crime de prevaricacdo, por parte das autoridades
policiais de Bom Jesus/PI, tendo em vista a confecg¢io de boletins de ocorréncia sem a instaura¢do dos
procedimentos competentes, nos anos de 2011/2012. Lapso temporal superior a 5 (cinco anos.
Prescricdo de eventual improbidade administrativa, ex vi do Art. 23, inciso I, da Lei 8.429/92.
Prescricdo de possivel pretensao punitiva estatal, quanto ao delito de prevaricacdo, por forga dos Arts.
319 c¢/c 109, inciso V, do Cddigo Penal. Homologacdo da promogdo de Arquivamento, ex vi do art. 19
da Resolu¢do CNMP n°® 181/2017. Egrégio Conselho Superior, a unanimidade, homologou a promocgao
de arquivamento, nos termos do voto da Relatora. Julgado em 15.03.2019, na 13052 sessdo ordindria
do CSMP-PI.

Procedimento Investigativo Criminal SIMP n2 000400-234/2018. Origem: Promotoria de Justica de
Canto do Buriti. Assunto: apurar possivel tortura praticada por policiais. Promoc¢io de
arquivamento. Promotor de Justica: José William Pereira Luz. Relatora: Dr.2 Raquel de Nazaré Pinto
Costa Normando. PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO CRIMINAL — Apurar possivel crime de tortura,
praticado por policiais militares, em face do Sr. Manoel Valdinar Cavalcante dos Santos, apds sua
prisdo maio de 2017. Denuncia andnima protocolada junto ao Disque Direitos Humanos. Instauracao
de sindicancia, no ambito da Corregedoria da Policia Militar do Piaui, para apurar as supostas praticas
delitivas atribuidas aos policiais militares que efetuaram a aludida prisdo. Juntada de exame de corpo
de delito, exarado por médico perito, atestando-se a auséncia de ofensa a integridade corporal ou a
saude da suposta vitima. Auséncia de elementos de conviccdo minimos, capazes de apontar a
materialidade do crime e os indicios de autoria. Homologacdo da promoc¢do de Arquivamento, ex vi do
art. 19 da Resolugdo CNMP n° 181/2017. Egrégio Conselho Superior, a unanimidade, homologou a
promocado de arquivamento, nos termos do voto da Relatora. Julgado em 15.03.2019, na 13052 sessdo
ordinaria do CSMP-PI.

Noticia de Fato n2 049/2017 (SIMP n2 000650-191/2017). Origem: 12 Promotoria de Justica de Sio
Jodo do Piaui. Assunto: suposto crime de falsidade. Declinio de atribuicoes. Promotor de Justica:
Sebastido Jacson Santos Borges. Relatora: Dr.2 Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando. NOTICIA DE
FATO - Apurar suposto crime de falsidade, decorrente de eventual insercdo irregular de informacdes,
junto ao sistema oficial de controle Documento de Origem Florestal — DOF. Documentac¢do de origem
federal, consistente em licenca obrigatdria para controle do transporte e armazenamento de produtos
e subprodutos florestais de origem nativa, conforme Instrucdo Normativa IBAMA n2 112/2006.
Interesse da Unido implicitamente caracterizado. Auséncia de atribuicdo deste Egrégio Conselho
Superior, para realizar controle administrativo ulterior dos declinios de atribuicdo em Noticias de Fato,
quando a auséncia de atribuicdo for manifesta, ou, ainda, se estiver fundada em jurisprudéncia
consolidada, nos termos dos §§22 e 32 do Art. 22 da Resolugdo CNMP n2 174/2017. Retorno do feito a
Promotoria de origem, para as providéncias cabiveis ao caso. Egrégio Conselho Superior, a
unanimidade, determinou o retorno do feito a Promotoria de Justica de origem para adogdo das
providéncias cabiveis, nos termos do voto da Relatora. Julgado em 15.03.2019, na 13052 sessdo
ordinaria do CSMP-PI.
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Procedimento Investigatério Criminal n2 342018 (SIMP n2 000509-086/2018). Origem: 52 Promotoria
de Justica de Picos. Assunto: Recusa, retardamento ou omissao de dados técnicos indispensaveis a
propositura de Agao Civil Publica. Promogao de arquivamento. Promotor de Justica: Eduardo
Palacio Rocha. Relatora: Dr.2 Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando. PROCEDIMENTO
INVESTIGATORIO CRIMINAL — Apurar possivel recusa, retardamento ou omissdo de dados técnicos
indispensaveis a propositura de acao civil publica, bem como eventual callinia, praticada pelo Sr.
Agenor de Sousa Martins, em face da Promotora de Justica Romana Leite Vieira. Auséncia de
elementos de conviccdo minimos, capazes de apontar a materialidade do primeiro delito e o dolo do
segundo. Homologacdo da promocao de Arquivamento, ex vi do art. 19 da Resolucdo CNMP n°
181/2017. Egrégio Conselho Superior, a unanimidade, homologou a promocao de arquivamento, nos
termos do voto da Relatora. Julgado em 15.03.2019, na 13052 sessao ordinaria do CSMP-PI.

Procedimento Investigatorio Criminal n2 0182018 (SIMP n2 000630-086/2017). Origem: 52
Promotoria de Justica de Picos. Assunto: crimes previstos no Estatuto do Idoso. Promog¢do de
arquivamento. Promotor de Justica: Eduardo Palacio Rocha. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
Crimes previstos no Estatuto do Idoso. Perda do objeto face a ocorréncia da decadéncia, a
punibilidade do investigado encontra-se extinta. Arquivamento. Egrégio Conselho Superior, a
unanimidade, homologou a promog¢ao de arquivamento, nos termos do voto da Relatora. Julgado em
15.03.2019, na 13052 sessdo ordinaria do CSMP-PI.

ATIVIDADES DO CAOCRIM

Reuniodes e Eventos: 08

Cupula de Seguranga Publica:

CAOCRIM/ SSP-PI SSP-PI Incéndio de dnibus 10/03/2019
CAOCRIM/
CAOCRIM/GNCCRIM VIDEOCONFERENCIA Anélise do Projeto de Lei Anticrime | 12/03/2019

CAOCRIM/CENTROS DE
APOIO/PLANEJAMENTO MEZANINO FLUXOS E ROTINAS DOS CAQS 14/03/2019

MPPI E PUBLICO EXTERNO AUDITORIO NOVAFAPI 32 ENCONTRO REGIONAL DO MPPI | 21/02/2019

ORGANIZACAO DO EVENTO:
ACORDO DE NAO PERSECUCAO

MPPI E PUBLICO EXTERNO AUDITORIO NOVAFAPI PENAL 22/03/2019
CAOCRIM/PJ Cocal - Tulio CAOCRIM INVESTIGACAO CRIMINAL 15/03/2019
CAOCRIM/12P) No alvo contra o tréfico de drogas -

Urugui/NUCEAC CAOCRIM Uri 29/03/2019

CAOCRIM/ PJ COCAL/
CACOP/ Prefeito Cocal Sede Leste TAC - Guarda Municipal de Cocal 29/03/2019
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32 ENCONTRO REGIONAL DO MPPI

PALESTRA: ACORDO DE NAO PERSECUCAO PENAL
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ATENDIMENTOS

ATENDIMENTOS REALIZADOS AOS ORGAOS DE EXECUGAO: 61

modelo de requerimento de quebra de sigilo

PJ de Campo Maior telefénico e-mail 01/03/2019
Pesquisa sobre estrutura de Delegacias de Direitos

492 pJ de Teresina Humanos e-mail 07/03/2019
possibilidade de requerer preventiva em plantdes

52 PJ de Picos judiciais e-mail 07/03/2019

esclarecer o posicionamento jurisprudencial acerca da

12 PJ de Pedro Il competéncia jurisdicional e-mail 11/03/2019

42 PJ de Piripiri informacdes sobre o BID e-mail 12/03/2019

192 pJ CADASTRO NO BID presencial |11/03/2019
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422PJ de Teresina CADASTRO NO BID presencial |11/03/2019
432 P) de Teresina CADASTRO NO BID presencial |11/03/2019
502 PJ de Teresina CADASTRO NO BID presencial |12/03/2019
502 PJ de Teresina CADASTRO NO INFOSEG presencial |12/03/2019
32 PJ de Teresina CADASTRO NO BID presencial |12/03/2019
32 PJ de Teresina CADASTRO NO INFOSEG presencial |12/03/2019
302PJ de Teresina CADASTRO NO BID presencial |12/03/2019
302PJ) de Teresina CADASTRO NO INFOSEG presencial |12/03/2019
82PJ de Teresina CADASTRO NO BID presencial |12/03/2019
modelo de parecer relativo a execu¢do de multas
12 P) de Esperantina pecunidrias e-mail 13/03/2019
MPMA 32 Encontro Regional do MPPI telefone 13/03/2019
solicitagdo de modelo de parecer de busca e
n3o informou apreensdo/denuncia 356 e-mail 13/03/2019
Oficio
MPDFT envio de Noticia de Fato 38.2019 15/03/2019
12PJ Barras Colaboracdo premiada whatsapp |15/03/2019
32 pJ Campo Maior Investigagdo criminal telefone | 15/03/2019
S3o0 Jodo CADASTRO NO BID presencial |15/03/2019
532PJ de Teresina CADASTRO NO BID presencial |15/03/2019
Cocal CADASTRO NO BID presencial |15/03/2019
12 PJ de Unido CADASTRO NO BID presencial |15/03/2019
62PJ de Teresina CADASTRO NO BID presencial |15/03/2019
542P) de Teresina CADASTRO NO BID presencial |15/03/2019
CADASTRO NO BID presencial |15/03/2019
443pj de Teresina CADASTRO NO BID presencial |15/03/2019
Picos CADASTRO NO BID presencial |15/03/2019
CADASTRO NO BID presencial |15/03/2019
562PJ de Teresina CADASTRO NO BID presencial |15/03/2019
CADASTRO NO BID presencial |15/03/2019
102 PJ De Teresina CADASTRO NO BID presencial |15/03/2019
ENASP Boas praticas e-mail 19/03/2019
22PJ) de Pedro Il Procedimento Administrativo na area criminal telefone 19/03/2019
542 pJ de Teresina Dados de Esforco Concentrado 2015/2017 telefone | 19/03/2019
22P]) de José de Freitas Solicitagdo de informagao a respeito do BID EMAIL 19/03/2019
42PJ de Teresina Solicitacdo de pericia psicoldgica e-mail 19/03/2019
Supressao de autos: modelos dentncia e busca e
PJ de Guadalupe apreensdo e-mail 20/03/2019
Subprocuradora
Administrativa Dados feminicidio: 2018/2019 telefone |20/03/2019
122PJ de Teresina Modelo de pegas - PIC e-mail 20/03/2019
222p) CADASTRO NO BID presencial |20/03/2019
262PJ de Teresina CADASTRO NO BID presencial |20/03/2019
Demerval Lob3o CADASTRO NO BID presencial |20/03/2019
PROCON CADASTRO NO BID presencial |20/03/2019
Campo Maior CADASTRO NO BID presencial |20/03/2019
423p) de Picos CADASTRO NO BID presencial |21/03/2019
PJ de Fronteiras CADASTRO NO BID presencial |21/03/2019
PJ de Simdes CADASTRO NO BID presencial |21/03/2019
Itaindpolis CADASTRO NO BID presencial |21/03/2019
523pPJ de Picos CADASTRO NO BID presencial |21/03/2019
Luis Correia CADASTRO NO BID presencial |22/03/2019
12PJ de S30 Jodo CADASTRO NO BID presencial |22/03/2019
PJ de Guadalupe CADASTRO NO BID presencial |25/03/2019
PJ de Elesb3o Veloso CADASTRO NO BID presencial |25/03/2019
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PJ de Cristino Castro CADASTRO NO BID presencial |25/03/2019

472P) de Teresina CADASTRO NO BID presencial |25/03/2019

PJ de Corrente CADASTRO NO BID e-mail 26/03/2019
solicita reunido PJ execugdo penal, SEJUS e CPE -

562P) de Teresina Superlotagdo Major Cesar oficio 27/03/2019

22pj de Unido auxilio em ACP - melhorias na delegacia de Unido/PI e-mail 28/03/2019

PESQUISAS REALIZADAS EM BANCOS DE DADOS
(SISTEMAS — BID/SPC/INFOSEG/SIEL/SIAPEN): 641

EQUIPE TECNICA DO CAOCRIM

SINOBILINO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR - Promotor de Justica / Coordenador do CAOCRIM

sinobilino@mppi.mp.br

GLAUCO VENTURA ALVES NERI - Técnico Ministerial Administrativo

glaucoventura@mppi.mp.br

JULIANA RESENDE MENDES - Assessora Ministerial

julianaresende@mppi.mp.br

MARIA ALICE SILVA ALVES - Estagiaria

pablokelson@mppi.mp.br

PABLO KELSON VERA GOMES - Técnico Ministerial Administrativo
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